
ABDİ ÖZEREN İMAM HATİP ORTAOKULU

SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇ LİSTESİ

HAFIZLIK

TÜRKÇE MAT FEN SOS ZEK DİN K.K. SONUÇ

Sıra Adı, Soyadı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 100'lük 500'lük ASİL/YEDEK

1 SÜMEYYE KARACA 13 2 13 10 0 10 9 1 9 9 1 9 4 1 4 4 1 4 5 0 5 54 6 54 95,33333 476,6667 ASİL

2 MEHMET AKTEKE 13 2 13 8 2 8 9 1 9 9 1 9 3 2 3 5 0 5 5 0 5 52 8 52 91,33333 456,6667 ASİL

3 KEREM ÇELİK 11 4 11 10 0 10 9 1 9 9 1 9 3 2 3 4 1 4 5 0 5 51 9 51 90,33333 451,6667 ASİL

4 ZEYNEP ERGİN 13 2 13 8 1 8 8 2 8 9 1 9 4 1 4 3 1 3 4 1 4 49 9 49 86,33333 431,6667 ASİL

5 TİMURBEG ZEKİ 10 5 10 8 1 8 9 1 9 9 1 9 4 1 4 4 1 4 3 0 3 47 10 47 83 415 ASİL

6 BEHÇET KAYRA UYARCAN 9 6 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 3 2 3 2 3 2 5 0 5 46 14 46 81,66667 408,3333 ASİL

7 ELİF ÇOLAK 11 4 11 8 2 8 8 2 8 8 2 8 2 3 2 3 2 3 5 0 5 45 15 45 80 400 ASİL

8 YUSUF ARIKAN 12 3 12 9 1 9 6 4 6 9 1 9 3 2 3 3 2 3 3 2 3 45 15 45 80 400 ASİL

9 NECMEDDİN TALHA KAYAN 10 5 10 7 3 7 6 4 6 10 0 10 3 2 3 4 1 4 5 0 5 45 15 45 79 395 ASİL

10 AHMED CELAL KİRAZ 10 5 10 8 2 8 7 3 7 9 1 9 3 2 3 3 2 3 4 1 4 44 16 44 78 390 ASİL

11 HATİCE ÇAKIR 11 4 11 6 4 6 8 2 8 8 2 8 3 2 3 3 2 3 5 0 5 44 16 44 77,66667 388,3333 ASİL

12 DAMLA DURMAZ 10 5 10 7 3 7 9 1 9 8 2 8 3 2 3 3 2 3 3 2 3 43 17 43 76,33333 381,6667 ASİL

13 TUNAHAN DEĞERLİ 11 3 11 7 3 7 9 1 9 8 2 8 1 3 1 2 3 2 4 1 4 42 16 42 74,66667 373,3333 ASİL

14 AHMET SAĞLAM 9 6 9 7 3 7 8 2 8 9 1 9 2 3 2 2 3 2 5 0 5 42 18 42 74,33333 371,6667 ASİL

15 ŞEVVAL TAŞKESEN 12 3 12 7 3 7 8 2 8 7 3 7 3 2 3 1 4 1 3 2 3 41 19 41 73,33333 366,6667 ASİL

16 YASİN YILMAZ DEMİREL 9 6 9 8 2 8 9 1 9 9 1 9 2 3 2 1 4 1 3 1 3 41 18 41 73 365 ASİL

17 EMRE KEREM CANKURT 12 3 12 5 5 5 6 4 6 9 1 9 1 4 1 4 1 4 4 1 4 41 19 41 72 360 ASİL

18 POYRAZ ERİŞEN 7 8 7 8 2 8 6 4 6 10 0 10 3 2 3 2 3 2 3 2 3 39 21 39 69,33333 346,6667 ASİL

19 KÜBRA CEYLİN ÇABUK 11 4 11 5 5 5 6 4 6 8 2 8 3 2 3 3 2 3 3 2 3 39 21 39 69 345 ASİL

20 HATİCE KAZAN 9 6 9 5 4 5 8 2 8 8 2 8 3 2 3 3 2 3 3 2 3 39 20 39 69 345 ASİL

21 EMİR CELİL ÖZKOL 10 5 10 6 4 6 9 1 9 6 4 6 2 3 2 4 1 4 1 4 1 38 22 38 68,33333 341,6667 ASİL

22 AYŞEGÜL KILCI 9 6 9 7 3 7 8 2 8 6 4 6 3 2 3 1 4 1 3 2 3 37 23 37 67 335 ASİL

23 AYŞE NAZ KÖKSAL 9 6 9 5 5 5 5 5 5 8 2 8 3 2 3 3 2 3 4 1 4 37 23 37 65,66667 328,3333 ASİL

24 MUSTAFA AKYOL 10 5 10 3 2 3 9 1 9 8 2 8 3 0 3 1 3 1 3 2 3 37 15 37 65 325 ASİL

25 ZEYNEP ELİF TURACİ 11 4 11 6 4 6 6 4 6 4 6 4 4 1 4 1 4 1 3 2 3 35 25 35 64 320 ASİL

26 SELMA SEVDE CANLI 6 9 6 4 6 4 9 1 9 8 2 8 2 3 2 2 3 2 5 0 5 36 24 36 63,66667 318,3333 ASİL

27 SÜMEYYE DİLA BÜTÜNER 9 6 9 6 4 6 4 6 4 7 3 7 2 3 2 4 1 4 3 2 3 35 25 35 63 315 ASİL

28 EBRAR ESEN 10 5 10 4 6 4 5 5 5 7 3 7 2 2 2 3 2 3 4 1 4 35 24 35 62,33333 311,6667 ASİL

29 RAMAZAN AKYOL 10 5 10 7 3 7 5 5 5 5 5 5 1 4 1 4 1 4 2 3 2 34 26 34 62,33333 311,6667 ASİL

30 ARİFE ÖZÜM ÇELİK 10 5 10 5 5 5 7 3 7 7 3 7 1 4 1 1 4 1 3 2 3 34 26 34 61 305 ASİL

31 SÜLEYMAN CANER 8 7 8 4 6 4 7 3 7 7 3 7 2 3 2 1 4 1 5 0 5 34 26 34 60,66667 303,3333 ASİL

32 TEKİN ALTINDAL 9 6 9 6 4 6 6 4 6 5 5 5 1 4 1 2 3 2 4 1 4 33 27 33 60,33333 301,6667 ASİL

Toplam Net PUAN



33 TUANA KARAMANOĞLU 8 7 8 5 5 5 9 1 9 7 3 7 3 2 3 1 4 1 0 5 0 33 27 33 59,33333 296,6667 YEDEK

34 ZEYNEB MUALLA ÇOLAK 7 8 7 4 1 4 8 2 8 8 2 8 3 2 3 1 4 1 2 3 2 33 22 33 58,66667 293,3333 YEDEK

35 ÖMER MUSAB ŞENGÜL 9 6 9 6 4 6 4 4 4 6 4 6 3 2 3 1 4 1 3 2 3 32 26 32 58,33333 291,6667 YEDEK

36 ENİSE UĞUR 6 8 6 4 3 4 7 3 7 7 3 7 3 2 3 1 4 1 4 1 4 32 24 32 57,33333 286,6667 YEDEK

37 ALİYE ALDEMİR 7 8 7 3 7 3 8 2 8 6 4 6 2 3 2 2 3 2 4 1 4 32 28 32 57,33333 286,6667 YEDEK

38 METEHAN KAPAKCI 11 4 11 5 5 5 3 7 3 5 5 5 4 1 4 2 3 2 1 4 1 31 29 31 56,66667 283,3333 YEDEK

39 FATIMA NUR ERDOĞAN 9 6 9 2 8 2 8 2 8 8 2 8 1 4 1 2 3 2 2 3 2 32 28 32 56,33333 281,6667 YEDEK

40 YUSUF TURHAN ALTINDAL 7 8 7 2 8 2 5 5 5 6 4 6 4 1 4 3 2 3 4 1 4 31 29 31 55,33333 276,6667 YEDEK


