
ABDİ ÖZEREN İMAM HATİP ORTAOKULU

SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇ LİSTESİ

YABANCI DİL

TÜRKÇE MAT FEN SOSYAL İNG DİN TOPLAM SONUÇ

SIRA NO Adı, Soyadı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 100'lük 500'lük ASİL/YEDEK

1 KUZEY ALİ DUMAN 10 5 10 15 0 15 8 2 8 9 1 9 5 0 5 3 1 3 50 9 50 90,33333 451,6667 ASİL

2 ECRİN BOZYURT 10 5 10 13 2 13 8 2 8 10 0 10 5 0 5 4 1 4 50 10 50 89,33333 446,6667 ASİL

3 ERVA BOZKURT 10 5 10 11 4 11 10 0 10 8 2 8 5 0 5 5 0 5 49 11 49 87,66667 438,3333 ASİL

4 ONUR FURKAN ALTINSOY 11 4 11 13 2 13 9 1 9 6 4 6 5 0 5 4 1 4 48 12 48 87,33333 436,6667 ASİL

5 ÜMMET HASYILMAZ 14 1 14 11 4 11 7 3 7 7 3 7 5 0 5 3 2 3 47 13 47 84,66667 423,3333 ASİL

6 NİLAY AY 10 5 10 12 3 12 10 0 10 7 3 7 5 0 5 2 3 2 46 14 46 83,33333 416,6667 ASİL

7 EFE KARABULUT 11 4 11 12 3 12 7 3 7 6 4 6 5 0 5 4 1 4 45 15 45 82 410 ASİL

8 FİRDEVS BİLGE ATASAY 11 4 11 9 6 9 9 1 9 9 1 9 5 0 5 3 2 3 46 14 46 81,66667 408,3333 ASİL

9 ESİN ÇAĞLA KAPAN 13 2 13 12 3 12 8 2 8 4 6 4 5 0 5 2 3 2 44 16 44 81 405 ASİL

10 FATMA ESLEM YILDIRIM 8 7 8 12 3 12 9 1 9 8 2 8 5 0 5 2 3 2 44 16 44 79,66667 398,3333 ASİL

11 YUSUF TALHA AYKOL 11 4 11 10 5 10 8 2 8 7 3 7 5 0 5 3 2 3 44 16 44 79,33333 396,6667 ASİL

12 MEHMET EMİR ÇELİK 8 7 8 11 4 11 9 1 9 6 4 6 5 0 5 4 1 4 43 17 43 78,33333 391,6667 ASİL

13 NESİBE ÇİÇEK 12 3 12 11 4 11 7 3 7 5 5 5 5 0 5 2 3 2 42 18 42 77 385 ASİL

14 ELİF NİSA YILDIZ 10 3 10 12 3 12 8 2 8 5 5 5 4 1 4 2 3 2 41 17 41 75,66667 378,3333 ASİL

15 DEMİR BOYBAŞI 9 6 9 7 8 7 9 1 9 8 2 8 5 0 5 4 1 4 42 18 42 74,66667 373,3333 ASİL

16 ESMA BÜLBÜL 10 5 10 12 3 12 9 1 9 4 6 4 4 1 4 1 4 1 40 20 40 74,33333 371,6667 ASİL

17 HALİL MERT ÖZKA N 10 5 10 8 7 8 7 3 7 6 4 6 5 0 5 5 0 5 41 19 41 74 370 ASİL

18 CEMAL SADIÇ 9 6 9 10 5 10 7 3 7 7 3 7 5 0 5 2 3 2 40 20 40 72,66667 363,3333 ASİL

19 ESLEM ÖZTÜRK 10 5 10 11 4 11 4 6 4 6 4 6 5 0 5 3 2 3 39 21 39 71,66667 358,3333 ASİL

20 ESRA NİL ÇAĞAÇ 9 6 9 10 5 10 7 3 7 6 4 6 5 0 5 2 2 2 39 20 39 71,33333 356,6667 ASİL

21 HATİCE YALÇIN 11 3 11 10 5 10 6 4 6 6 4 6 5 0 5 1 4 1 39 20 39 71,33333 356,6667 ASİL

22 CEMRE FIRAT 9 5 9 9 3 9 7 2 7 6 4 6 5 0 5 3 2 3 39 16 39 71 355 ASİL

23 MUAZ YILDIRIM 10 5 10 10 5 10 6 4 6 5 5 5 5 0 5 2 3 2 38 22 38 70 350 ASİL

24 HÜMEYRAT UNA 9 6 9 8 7 8 8 2 8 4 6 4 5 0 5 4 1 4 38 22 38 69,66667 348,3333 ASİL

25 EREN  YILDIZ 9 6 9 9 6 9 8 2 8 5 5 5 5 0 5 2 3 2 38 22 38 69,66667 348,3333 ASİL

26 MEHMET BARUTCU 10 5 10 9 4 9 7 3 7 6 3 6 4 0 4 2 1 2 38 16 38 69,33333 346,6667 ASİL

27 ELİF HATİCE ERÇİN 9 6 9 10 5 10 6 4 6 6 4 6 5 0 5 1 4 1 37 23 37 68 340 ASİL

28 TOPRAK TOSUN 9 6 9 8 7 8 8 2 8 5 5 5 4 1 4 3 2 3 37 23 37 67,66667 338,3333 ASİL

29 ZEHRA GÖNÜL YILMAZ 10 5 10 8 7 8 5 5 5 5 5 5 5 0 5 4 1 4 37 23 37 67,66667 338,3333 ASİL

30 AYŞE NİL SİPAHİ 10 5 10 8 7 8 8 2 8 4 6 4 4 1 4 1 4 1 35 25 35 64,66667 323,3333 ASİL

31 NURİYE BERRA DEMİR 9 6 9 8 7 8 6 4 6 5 4 5 4 1 4 3 2 3 35 24 35 64,33333 321,6667 ASİL

32 EMİR DENİZLİOĞLU 9 6 9 7 8 7 6 4 6 5 5 5 5 0 5 3 2 3 35 25 35 64 320 ASİL

33 ALİ EMİ RDERİN 10 5 10 6 9 6 7 3 7 5 5 5 5 0 5 2 3 2 35 25 35 63,66667 318,3333 ASİL

34 ELİF ALTINKURT 9 6 9 8 7 8 7 3 7 2 8 2 5 0 5 3 2 3 34 26 34 63,66667 318,3333 ASİL

35 TUĞSEM TUNCER 10 5 10 5 10 5 7 3 7 6 4 6 5 0 5 2 3 2 35 25 35 63 315 ASİL

36 ŞEYMA EROĞLU 8 7 8 9 6 9 5 5 5 6 4 6 4 1 4 1 4 1 33 27 33 61 305 ASİL



37 HİLAL SEVDE ÇELİK 10 5 10 5 10 5 5 5 5 6 4 6 4 1 4 3 2 3 33 27 33 59,66667 298,3333 YEDEK

38 SİNAN TUNCER 7 8 7 8 7 8 7 3 7 5 5 5 1 4 1 4 1 4 32 28 32 59,33333 296,6667 YEDEK

39 RABİA YENİGÜN 8 7 8 7 8 7 6 4 6 5 5 5 5 0 5 1 4 1 32 28 32 59 295 YEDEK

40 ELİF ÖZKAN 10 5 10 6 9 6 6 4 6 5 5 5 4 1 4 1 4 1 32 28 32 58,66667 293,3333 YEDEK

41 BUĞLEM BAŞYİĞİT 8 7 8 5 9 5 7 3 7 4 6 4 5 0 5 3 2 3 32 27 32 58,66667 293,3333 YEDEK

42 DİLARA ABLET 4 11 4 8 7 8 6 4 6 6 4 6 5 0 5 2 3 2 31 29 31 57,33333 286,6667 YEDEK

43 MELDA MERAL 8 7 8 6 9 6 6 4 6 3 7 3 5 0 5 2 3 2 30 30 30 56 280 YEDEK

44 BERRA NUR ACAR 8 7 8 5 10 5 6 4 6 3 7 3 4 1 4 4 1 4 30 30 30 55,66667 278,3333 YEDEK

45 BELİNAY USLU 8 7 8 5 10 5 6 4 6 5 5 5 3 2 3 3 2 3 30 30 30 55 275 YEDEK


